
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

2019-2020 / PRF YAYINLARI / PRF 9. SINIF KURUMSAL DENEME -2 / PARAF YAYINLARI 9.Sınıf Deneme Sınavı-2 19-12-2019
Zonguldak - EREĞLİ -  Ereğli Anadolu İmam Hatip Lisesi
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 543 - OKAN PARMAKSIZ 9 / A 5 9 2.75 13 9 10.75 1 1 0.75 13 6 11.50 32.00 25.00 25.75 203.000 5903 1 1 1
2 529 - M EMİR AÇAR 9 / A 12 2 11.50 11 7 9.25 1 4 0.00 6 10 3.50 30.00 23.00 24.25 197.000 6162 2 2 2
3 530 - EMİR ÇALIŞKAN 9 / A 4 3 3.25 10 8 8.00 4 0 4.00 8 3 7.25 26.00 14.00 22.50 190.000 6490 3 3 3
4 537 - UFUK YILDIRIM 9 / A 11 8 9.00 9 10 6.50 3 5 1.75 6 4 5.00 29.00 27.00 22.25 189.000 6550 4 4 4
5 555 - SELÇUK UKAKBULUT 9 / D 12 5 10.75 7 6 5.50 0 0 0.00 7 6 5.50 26.00 17.00 21.75 187.000 6650 5 5 5
6 579 - YUSUF KARAKUŞ 9 / B 14 11 11.25 10 7 8.25 2 4 1.00 3 18 -1.50 29.00 40.00 19.00 176.000 7143 6 6 6
7 419 - BATUHAN EROL 0 / 0 8 8 6.00 6 11 3.25 5 4 4.00 5 7 3.25 24.00 30.00 16.50 166.000 7572 7 7 7
8 582 - YAKUP ÖZEL 9 / A 13 9 10.75 7 12 4.00 0 2 -0.50 1 0 1.00 21.00 23.00 15.25 161.000 7779 8 8 8
9 538 - MURATCAN AKSOY 9 / A 11 14 7.50 5 20 0.00 2 3 1.25 10 15 6.25 28.00 52.00 15.00 160.000 7824 9 9 9

10 554 - SAMET SAYGI 9 / C 10 11 7.25 8 11 5.25 1 2 0.50 2 1 1.75 21.00 25.00 14.75 159.000 7872 10 10 10
11 567 - UMUT ACAR 9 / D 5 10 2.50 3 8 1.00 2 1 1.75 9 4 8.00 19.00 23.00 13.25 153.000 8124 11 11 11
12 516 - MEHMETCAN TEKİN 9 / A 7 16 3.00 9 15 5.25 2 4 1.00 8 17 3.75 26.00 52.00 13.00 152.000 8167 12 12 12
13 572 - YALÇIN DURGUT 9 / C 9 13 5.75 7 14 3.50 6 16 2.00 6 19 1.25 28.00 62.00 12.50 150.000 8241 13 13 13
14 121 - YAHYA KANDİL 9 / A 7 14 3.50 7 18 2.50 5 5 3.75 5 10 2.50 24.00 47.00 12.25 149.000 8290 14 14 14
15 108 - MUHAMMET YALÇ N 9 / A 9 2 8.50 4 11 1.25 0 0 0.00 2 5 0.75 15.00 18.00 10.50 142.000 8520 15 15 15
16 434 - CEVAT YILMAZ 9 / A 9 3 8.25 1 4 0.00 2 0 2.00 3 11 0.25 15.00 18.00 10.50 142.000 8520 15 15 15
17 491 - ERDEM KAYMAZ 9 / B 12 13 8.75 5 17 0.75 0 6 -1.50 6 15 2.25 23.00 51.00 10.25 141.000 8552 17 17 17
18 542 - OKAN BAYRAM 9 / C 7 16 3.00 7 18 2.50 4 8 2.00 6 18 1.50 24.00 60.00 9.00 136.000 8706 18 18 18
19 565 - UFUK ZURNACI 9 / D 7 10 4.50 5 8 3.00 1 2 0.50 3 8 1.00 16.00 28.00 9.00 136.000 8706 18 18 18
20 481 - EMRE İLİK 9 / C 4 18 -0.50 4 20 -1.00 7 16 3.00 10 11 7.25 25.00 65.00 8.75 135.000 8736 20 20 20
21 525 - ORUÇ NAR 9 / D 9 3 8.25 1 4 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 7.00 8.25 133.000 8793 21 21 21
22 2226 - EFEKAN YAMAN 9 / A 8 11 5.25 5 9 2.75 0 0 0.00 1 5 -0.25 14.00 25.00 7.75 131.000 8847 22 22 22
23 492 - NECATİCAN GÜL 9 / A 8 4 7.00 1 10 -1.50 1 2 0.50 4 9 1.75 14.00 25.00 7.75 131.000 8847 22 22 22
24 548 - OZAN BOZKURT 9 / C 8 8 6.00 3 9 0.75 0 0 0.00 4 12 1.00 15.00 29.00 7.75 131.000 8847 22 22 22
25 534 - MUHARREM ULDAĞ 9 / C 10 15 6.25 4 21 -1.25 8 17 3.75 4 21 -1.25 26.00 74.00 7.50 130.000 8882 25 25 25
26 495 - FATİH ÇETİNKAYA 9 / D 2 11 -0.75 6 7 4.25 4 10 1.50 4 9 1.75 16.00 37.00 6.75 127.000 8967 26 26 26
27 456 - EMİN ÖZSOY 9 / D 7 7 5.25 2 11 -0.75 2 4 1.00 3 9 0.75 14.00 31.00 6.25 125.000 9009 27 27 27
28 560 - TAHA VELİ ERSOY 0 / 0 5 20 0.00 7 18 2.50 8 17 3.75 5 20 0.00 25.00 75.00 6.25 125.000 9009 27 27 27
29 546 - OSMAN ÇİÇEK 9 / A 7 18 2.50 9 16 5.00 5 20 0.00 2 14 -1.50 23.00 68.00 6.00 124.000 9061 29 29 29
30 511 - KEREM DUYGU 9 / D 5 16 1.00 6 19 1.25 0 0 0.00 8 17 3.75 19.00 52.00 6.00 124.000 9061 29 29 29
31 510 - ATAKAN ARSLAN 9 / A 8 5 6.75 0 7 -1.75 3 3 2.25 0 7 -1.75 11.00 22.00 5.50 122.000 9101 31 31 31
32 496 - FURKAN CANB* 9 / D 5 18 0.50 5 20 0.00 7 18 2.50 7 18 2.50 24.00 74.00 5.50 122.000 9101 31 31 31
33 0 - ARDACAN GÜNG ÖR 9 / B 4 21 -1.25 5 19 0.25 0 0 0.00 10 15 6.25 19.00 55.00 5.25 121.000 9125 33 33 33
34 533 - TAHA İNCİ 9 / C 3 22 -2.50 4 21 -1.25 9 16 5.00 8 17 3.75 24.00 76.00 5.00 120.000 9150 34 34 34
35 468 - EMİRHAN DEĞER 9 / A 7 9 4.75 5 20 0.00 4 8 2.00 1 11 -1.75 17.00 48.00 5.00 120.000 9150 34 34 34
36 517 - MERT KAYACAN 9 / B 4 12 1.00 4 13 0.75 2 2 1.50 4 10 1.50 14.00 37.00 4.75 119.000 9183 36 36 36
37 487 - ENES YILMAZ 9 / A 5 16 1.00 7 15 3.25 4 16 0.00 4 14 0.50 20.00 61.00 4.75 119.000 9183 36 36 36
38 433 - CENK DURDU 9 / D 3 14 -0.50 3 13 -0.25 6 10 3.50 5 14 1.50 17.00 51.00 4.25 117.000 9216 38 38 38
39 580 - YUSUF ÖZTÜRK 9 / C 7 15 3.25 2 12 -1.00 3 13 -0.25 4 8 2.00 16.00 48.00 4.00 116.000 9229 39 39 39
40 497 - FURKAN KESİCİ 9 / B 5 20 0.00 6 15 2.25 0 0 0.00 4 12 1.00 15.00 47.00 3.25 113.000 9288 40 40 40
41 485 - ENES KARTAL 9 / D 1 12 -2.00 0 0 0.00 3 0 3.00 4 9 1.75 8.00 21.00 2.75 111.000 9311 41 41 41
42 414 - AYHANCAN KARAKUŞ 0 / 0 4 21 -1.25 10 15 6.25 3 22 -2.50 5 20 0.00 22.00 78.00 2.50 110.000 9328 42 42 42
43 526 - MUHAMMET GÜNAY 9 / D 2 23 -3.75 4 21 -1.25 9 16 5.00 7 18 2.50 22.00 78.00 2.50 110.000 9328 42 42 42
44 411 - BARIŞ SÖNMEZ 9 / C 5 20 0.00 7 18 2.50 4 21 -1.25 5 16 1.00 21.00 75.00 2.25 109.000 9367 44 44 44
45 442 - EFE ERKOL 9 / B 4 16 0.00 4 10 1.50 0 4 -1.00 2 2 1.50 10.00 32.00 2.00 108.000 9384 45 45 45
46 424 - BİLAL KÜRT 9 / B 6 19 1.25 6 19 1.25 5 20 0.00 4 20 -1.00 21.00 78.00 1.50 106.000 9411 46 46 46
47 553 - RIYA YILDIRIM 9 / C 4 17 -0.25 3 15 -0.75 3 14 -0.50 6 12 3.00 16.00 58.00 1.50 106.000 9411 46 46 46
48 500 - GÜRK* ALDEMİR 9 / D 5 20 0.00 5 20 0.00 4 21 -1.25 7 18 2.50 21.00 79.00 1.25 105.000 9427 48 48 48
49 541 - OĞUZHAN ÖZMEN 9 / B 1 13 -2.25 5 12 2.00 4 10 1.50 1 5 -0.25 11.00 40.00 1.00 104.000 9459 49 49 49
50 426 - B*RAK KARAKAŞ 9 / B 5 12 2.00 2 18 -2.50 6 16 2.00 3 14 -0.50 16.00 60.00 1.00 104.000 9459 49 49 49
51 429 - CANER ÖLMEZ 9 / C 1 0 1.00 1 2 0.50 0 0 0.00 0 3 -0.75 2.00 5.00 0.75 103.000 9469 51 51 51
52 539 - MUZAFFER GÖKMEN 9 / A 5 9 2.75 3 14 -0.50 3 13 -0.25 2 14 -1.50 13.00 50.00 0.50 102.000 9484 52 52 52
53 557 - SERHAT AYDOGAN 9 / B 8 12 5.00 3 18 -1.50 0 0 0.00 1 17 -3.25 12.00 47.00 0.25 101.000 9491 53 53 53
54 563 - TUNAHAN *OZKURT 9 / C 6 18 1.50 7 16 3.00 0 3 -0.75 0 14 -3.50 13.00 51.00 0.25 101.000 9491 53 53 53
55 483 - E RULLAH UYSAL 9 / D 1 13 -2.25 2 10 -0.50 3 7 1.25 5 13 1.75 11.00 43.00 0.25 101.000 9491 53 53 53
56 532 - ŞÜKRÜ MUSLU 9 / B 4 21 -1.25 6 19 1.25 6 19 1.25 4 21 -1.25 20.00 80.00 0.00 100.000 9505 56 56 56
57 545 - ORÇUN HİLMİATMIŞ 0 / 0 7 18 2.50 5 20 0.00 2 4 1.00 2 23 -3.75 16.00 65.00 -0.25 99.000 9531 57 57 57
58 142 - KADİR DEMİA 9 / D 6 18 1.50 6 19 1.25 4 21 -1.25 3 22 -2.50 19.00 80.00 -1.00 96.000 9562 58 58 58
59 420 - BERAT ÖZKAN 9 / D 6 9 3.75 1 11 -1.75 1 10 -1.50 1 11 -1.75 9.00 41.00 -1.25 95.000 9578 59 59 59
60 428 - CANER BABALIK 9 / C 4 17 -0.25 2 16 -2.00 1 5 -0.25 3 11 0.25 10.00 49.00 -2.25 91.000 9620 60 60 60
61 0 - ALİ ALDAYYENİ 9 / D 3 22 -2.50 4 21 -1.25 6 19 1.25 5 20 0.00 18.00 82.00 -2.50 90.000 9635 61 61 61
62 475 - EMİRHAN KURŞUNLU 9 / B 6 19 1.25 1 23 -4.75 1 3 0.25 5 17 0.75 13.00 62.00 -2.50 90.000 9635 61 61 61
63 422 - BERATCAN ESCOBAR 9 / D 1 10 -1.50 1 7 -0.75 0 4 -1.00 1 4 0.00 3.00 25.00 -3.25 87.000 9670 63 63 63
64 506 - HÜSEYİN GÖKTAY 9 / C 3 14 -0.50 3 12 0.00 1 11 -1.75 2 13 -1.25 9.00 50.00 -3.50 86.000 9673 64 64 64
65 509 - İSMAİL ÇİVİ 9 / C 5 20 0.00 4 21 -1.25 4 20 -1.00 4 21 -1.25 17.00 82.00 -3.50 86.000 9673 64 64 64
66 445 - EFE ÖZCAN 9 / C 5 16 1.00 1 16 -3.00 0 1 -0.25 3 18 -1.50 9.00 51.00 -3.75 85.000 9686 66 66 66
67 403 - ABDULRAHİM GÜN 9 / B 3 21 -2.25 4 20 -1.00 5 18 0.50 4 21 -1.25 16.00 80.00 -4.00 84.000 9701 67 67 67
68 536 - MURAT KÖSE 9 / A 2 23 -3.75 3 22 -2.50 0 0 0.00 6 19 1.25 11.00 64.00 -5.00 80.000 9715 68 68 68
69 432 - CELAL KALAYCI 0 / D 2 23 -3.75 2 23 -3.75 8 17 3.75 4 21 -1.25 16.00 84.00 -5.00 80.000 9715 68 68 68
70 504 - HASAN BAY * K 9 / B 3 13 -0.25 1 16 -3.00 2 13 -1.25 3 14 -0.50 9.00 56.00 -5.00 80.000 9715 68 68 68
71 581 - YUSUFCAN ÖZCAN 9 / D 3 22 -2.50 5 19 0.25 1 24 -5.00 6 15 2.25 15.00 80.00 -5.00 80.000 9715 68 68 68
72 501 - HAMZA KURT 9 / B 3 20 -2.00 6 19 1.25 3 19 -1.75 2 19 -2.75 14.00 77.00 -5.25 79.000 9726 72 72 72
73 547 - OSMAN ENES KEPENEK 9 / A 3 22 -2.50 1 24 -5.00 3 14 -0.50 4 11 1.25 11.00 71.00 -6.75 73.000 9740 73 73 73
74 535 - MURAT AÇIKGÖZ 9 / D 3 22 -2.50 1 24 -5.00 5 20 0.00 5 20 0.00 14.00 86.00 -7.50 70.000 9744 74 74 74
75 418 - BATUHAN SÖNMEZ 9 / C 2 23 -3.75 4 21 -1.25 6 19 1.25 1 23 -4.75 13.00 86.00 -8.50 66.000 9758 75 75 75
76 558 - SİNAN GÜNGÖR 9 / A 5 20 0.00 1 24 -5.00 2 23 -3.75 3 22 -2.50 11.00 89.00 -11.25 55.000 9772 76 76 76



Genel 10.75 7.50 6.15 7.70 32.11 228.428 9775
İl 2.15 0.89 0.65 1.00 4.69 118.776 76

İlçe 2.15 0.89 0.65 1.00 4.69 118.776 76
Kurum 2.15 0.89 0.65 1.00 4.69 118.776 76

ORTALAMALAR KATILIMLAR


